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235,

A empresa Jl Transporte e Terraplanagens Ltda. inscrita no CNPJ: 16584481/0001-60

No endere¢o Rod. Anibal Khoury esquina com Rua Dom Pedro Il n 101 através de seu
procurador José Almir Ferreira CPF 544.975,909-68 no endereco Rua Dom.Pedro 1l n2 421
Fone 041-99126-7355 ou pelo E-mail jjterraplanagem®@yahoo.com.br

Vem através desse solicitar esclarecimentos sobre o edital n® 142/2022, em especial no
tocante nhos itens:

01) DA APRESENTAGAO DE DOCUMENTAGAO NA LETRA (J) Na Declaragio que a empresa
dispfe de 02 (dois) veiculos em.condigio Apropriadas, no caso de locacio pedem para
ter o contrato de locagdo, mas como fazer contrato se ainda, nio amolguemos o
contrato da licitac8o de ser sim vitorioso com o edital, e ndo tendo isso também, na
certiddo de licenca Ambiental do AT ndo vai estar as placas como estar pedindo na
letra {K) do edital

02) Na Planilha de custo no item dleo diesel Quantidade de km 3.956,70, valor por litro
RS 7,57, media de km 79,13, Valor didric RS 599,04, Valor mensal R$ 11.680,89
Totalmente equivocado os resultados infelizmente estdo errados e o valor final e
outro. Por isso peso esclarecimento nada mais reitero consideracdo e apreco.

CNPJ: 16. 584. 431/0001 -60
JOSE ALMIR FERREIRA
Procurador

CPF: 544.975.909-68 [16.584.481/6007-6
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Fwd: do edital n® 085/2022

De Licitagdes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br> _
Para meicambiente2 <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>, meioambiente smeicambiente@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 06-09-2022 1445

Pedido de esclarecimento de Marmeleiro 106092022.pdf(~55 KB)

Remover todos 0s anexos

Bow dia, segue abaixo pedido de eselarecimento do Pregiio 085/2022. Favor se possivel responder hoje. pois o Pregio estd marcado para 08/09/2022
as 09h.

Atenciosamente,

Franciéli de Oliveira Mainardi
Setor de Licitacdes

Tel (46) 3525-8107 7 3525-8108

-------- Mensagem original eeeemmes

Assunto:esclarechmento do edital n® 08572022

Data:  06-09-2022 14:39

De: 13 Materiais de Construcao ¢ Terraplanagem <jjierraplanagem@yahoo.com br</jjterraplanagem(@yahoo.com.br>

Para:  “licitacao@marmeleiro.pr.gov.br” <licitacaci@marmeleiro.pr.gov.br></icitacao@marmeleiro.pr.gov.bi

em anexo
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Re: Fwd: do edital n°® 085/2022

De  Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>
Para Licitages e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 06-09-2022 16:03

Boa tarde
A respeito dos questionamentos, aponto o que segue:

1) A solicitagéo de apresentagdo da documentagio que comprove a propriedade ou locagéo dos velculos, bem como que estes sejam
licenciados para a atividade, & imprescindivel ao bom andamento do objeto. Isto porque, s0 processos burocraticos que demandam
tempo para conclus8o, o que pode causar um confiito com o inicio do contrato, visto ser um servico imprescindivel que ndo pode ser
executado sem o atendimento integral as normas descritas, tampouco pode ser interrompido para adequagéo da empresa. Ademais,
acredita-se que a empresa que venha a vencer o certame, para que possua condigdes estruturais de atendimento ao objeto, j& possua
0s equipamentos e documentacdes aqui exigidas,

2) Quanto ao questionamento sobre o custo com 6leo diesel, informamos que a estimativa de consumo foi baseada em relatorios
repassados por empresas ja atuantes no ramo, bem como pelos veiculos do municiplo que realizam coleta de residuos, e para tanto,
condiz com a realidade praticada, bem como o valor do combustivel foi baseado em pesquisa realizada no dia de envio da planiiha de
custo.

Att.,

Fernanda Barizon

Chefe da Divisdo de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Portaria n® 6,433/2021

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
(46)3525-2086 Fixo e WhatsApp

Em 06-09-2022 14:45, Licitagtes e Contratos escreveu;

Bom dia. segue abaixo pedido de esclarecimento do Pregio 085/2022. Favor se possivel responder hoje, pois o Pregio estd marcado para
08/09/2022 as 09h.

Atenciosamente,

Franciéli de Oliveira Mainardi
Setor de Licitagdes

Tel (46) 3525-8107 7 3525-8105

Assuntozesclarecimento do edital n® 085/2022
Data:  06-09-2022 14:39
De: 1] Materiais de Consirucao e Terraplanagem <jjterraplanagem@yahoo.com. br></iterraplanagem@yahoo.com.br>
& il (G 1 sciny
Para;  "licitacao@imarmeleiro.pr.gov.br” <licitacao@miarmeleiro. pr.gov.bee</licitacao@marmeleiro. pr.gov.br>
& 822 pr.g pr.g
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Fwd: Re: Fwd: do edital n° 085/2022

De LicitagOes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Para <jjterraplanagem@yahoo.com.br>
Data 06-09-2022 16:34

Boa tarde, segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento do Pregiio 085/2022. do setor solicitante.

Atenciosamente,
Setor de Licitagdes
ol (46) 3525-8107 /7 3525-8105

Assunto:Re: Fwd: do edital n® 085/2022
Data:  06-09-2022 16:03
De: Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleivo.pr.gov.br</meioambiente2@marmeleivo. pr.gov.br-

Para:  LicitagBes e Contratos <licitacao@marmeleivo.pr.gov.bre<licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Boa tarde
A respeito dos questionamentos, aponto o que segue:

1) A solicitagéo de apresentagéio da documentagdo que comprove a propriedade ou locagio dos veiculos, bem como que estes sejam
ficenciados para a atividade, é imprescindivel ao bom andamento do objeto. Isto porque, s80 processos burocraticos que demandam
tempo para conclus&o, o que pode causar umn conflito com o inicio do contrato, visto ser um servigo imprescindivel que ndo pode ser
executado sem o atendimento integral as normas descritas, tampouco pode ser interrompido para adequagdo da empresa. Ademais,
acredita-se que a empresa que venha a vencer o certame, para que possua condigBes estruturais de atendimento ao objeto, j& possua
0s equipamentos e documentagbes aqui exigidas. _

2) Quanto ao questionamento sobre o custo com dleo diesel, informamos que a estimativa de corsumo foi baseada em relatérios
repassados por empresas ja atuantes no ramo, bem como pelos velculos do municipio que realizam coleta de residuos, e para tanto,
condiz com a realidade praticada, bem como o valor do combustivel foi baseado em pesquisa realizada no dia de envio da planilha de
custo.

AtL.,
Fernanda Barizon

Chefe da Divisio de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Portaria n® 6.433/2021

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
(46)3525-2086 Fixo e WhatsApp

Em 08-09-2022 14:45, Licitagbes e Contratos escreveu;

Bom dia, segue abaixo pedido de esclarecimento do Pregdo 085/2022. Favor se possivel responder hoje, pois o Pregiio estd marcado para
08709/2022 as 09h,

Atenciosamente,

Franciéh de Oliveira Mainardi
Setor de Licitagdes

Tel (46) 3525-8107 / 3523-810

L

Assunto:esclarecimento do edital n® 085/2022
Data:  06-09-2022 14:39
De: JJ Materiais de Construcao e Terraplanagem <jjierraplanagenm@yahoo.cont.br

oy

Para:  licitacao@@marmeleiro.pr.gov.br® <licitacao@marmeleito.pr.gov.br<,

em anexo




